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PESSOA CARGO ATUAL TIPO DESCRIÇÃO VALOR PAGO ORIGEM DESTINO PERÍODO PROCESSO MOTIVO

CHRYSTIANNE DOS SANTOS SOBRAL DIRETOR I SERVIDOR AJUDA DE CUSTO R$165,50 FORTALEZA SÃO PAULO 21 A 24/01 8500595-60.20120.8.06.0000

ROMULO VERAS HOLANDA JUIZ DE DIREITO JUIZ AJUDA DE CUSTO R$233,95 FORTALEZA SÃO PAULO 21 A 24/01 8500595-60.2020.8.06.0000

SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO SECRETÁRIO SERVIDOR AJUDA DE CUSTO R$165,50 FORTALEZA BRASÍLIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO EM BRASILIA
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA SERV A DISPOSICAO SERVIDOR AJUDA DE CUSTO R$165,50 FORTALEZA BRASÍLIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO EMBRASILIA

JOSE DIEGO NUNES XAVIER COORDENADOR SERVIDOR AJUDA DE CUSTO R$165,50 FORTALEZA RIO DE JANEIRO 25 8524409-38.2019.8.06.0000

JOSENILDO DA SILVEIRA SANTOS TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR AJUDA DE CUSTO R$165,50 FORTALEZA BRASÍLIA 26 a 31/01 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO SISTEMA PJE

CHRYSTIANNE DOS SANTOS SOBRAL DIRETOR I SERVIDOR DIARIAS R$2.205,00 FORTALEZA SÃO PAULO 21 8500595-60.20120.8.06.0000

ROMULO VERAS HOLANDA JUIZ DE DIREITO JUIZ DIARIAS R$2.339,53 FORTALEZA SÃO PAULO 21 8500595-60.2020.8.06.0000

SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO SECRETÁRIO SERVIDOR DIARIAS R$993,00 FORTALEZA BRASÍLIA 16 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO EM BRASILIA
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA SERV A DISPOSICAO SERVIDOR DIARIAS R$993,00 FORTALEZA BRASÍLIA 16 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO EMBRASILIA

JOSE DIEGO NUNES XAVIER COORDENADOR SERVIDOR DIARIAS R$756,00 FORTALEZA RIO DE JANEIRO 25 8524409-38.2019.8.06.0000

JOSENILDO DA SILVEIRA SANTOS TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR DIARIAS R$1.782,00 FORTALEZA BRASÍLIA 26/27/28/29/30 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO SISTEMA PJE

LUCAS FARIAS PESSOA ANALISTA JUDICIARIO SERVIDOR DIARIAS R$8.760,07 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

JAYRO RODRIGUES DA SILVA TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR DIARIAS R$8.760,07 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

GILBERTO GEORGE SOUZA ANALISTA JUDICIARIO SERVIDOR DIARIAS R$8.760,07 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

JOSENILDO DA SILVEIRA SANTOS TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR DIARIAS R$2.920,01 FORTALEZA BRASILIA 26 a 31/01 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA SERV A DISPOSICAO SERVIDOR DIARIAS R$1.158,50 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
MARCUS AUGUSTO COELHO SERV A DISPOSICAO SERVIDOR DIARIAS R$1.158,50 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO SECRETÁRIO SERVIDOR DIARIAS R$1.158,50 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
ROMULO VERAS HOLANDA JUIZ DE DIREITO JUIZ DIARIAS R$2.573,48 FORTALEZA SAO PAULO 21 A 23/01 8500595-60.2020.8.06.0000 REUNIÃO DA CÂMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS 
CHRYSTIANNE DOS SANTOS SOBRAL DIRETOR I SERVIDOR DIARIAS R$2.370,50 FORTALEZA SAO PAULO 21 A 24/01 8500595-60.2020.8.06.0000 REUNIÃO DA CÂMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS 

LUCAS FARIAS PESSOA ANALISTA JUDICIARIO SERVIDOR PASSAGENS R$5.861,83 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

JAYRO RODRIGUES DA SILVA TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR PASSAGENS R$5.861,83 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

GILBERTO GEORGE SOUZA ANALISTA JUDICIARIO SERVIDOR PASSAGENS R$5.861,83 FORTALEZA BRASILIA 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE

JOSENILDO DA SILVEIRA SANTOS TECNICO JUDICIARIO SERVIDOR PASSAGENS R$1.405,61 FORTALEZA BRASILIA 26 a 31/01 8524837-20.2019.8.06.0000 TREINAMENTO DO PJE
LUIS EDUARDO DE M. LIMA SERV A DISPOSICAO SERVIDOR PASSAGENS R$2.625,61 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
MARCUS AUGUSTO COELHO SERV A DISPOSICAO SERVIDOR PASSAGENS R$2.625,61 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO SECRETÁRIO SERVIDOR PASSAGENS R$2.876,61 FORTALEZA BRASILIA 16 E 17/01 8500637-12.2020.8.06.0000 REUNIAO NO BID E COFIEX
ROMULO VERAS HOLANDA JUIZ DE DIREITO JUIZ PASSAGENS R$1.419,64 FORTALEZA SAO PAULO 21 A 23/01 8500595-60.2020.8.06.0000 REUNIÃO DA CÂMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS 
CHRYSTIANNE SOBRAL DIRETOR I SERVIDOR PASSAGENS R$1.823,90 FORTALEZA SAO PAULO 21 A 24/01 8500595-60.2020.8.06.0000 REUNIÃO DA CÂMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS 

Participação na reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, nos dias 22 e 23 
de janeiro, e no Seminário de Precatórios, no dia 24 de janeiro, da servidora Chrystianne 

dos Santos Sobral, Diretora da Assessoria de Precatórios.
Participação na reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, nos dias 22 e 23 
de janeiro, e no Seminário de Precatórios, no dia 24 de janeiro, da servidora Chrystianne 

dos Santos Sobral, Diretora da Assessoria de Precatórios.

VISITCA TECNICA AO ESCRITORIO DE PROCESSOS E ANALISES DE INDICADORES DO 
MINISTERIO PUBLICO NO RJ.

Participação na reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, nos dias 22 e 23 
de janeiro, e no Seminário de Precatórios, no dia 24 de janeiro, da servidora Chrystianne 

dos Santos Sobral, Diretora da Assessoria de Precatórios.
Participação na reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, nos dias 22 e 23 
de janeiro, e no Seminário de Precatórios, no dia 24 de janeiro, da servidora Chrystianne 

dos Santos Sobral, Diretora da Assessoria de Precatórios.
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MINISTERIO PUBLICO NO RJ.

12 A 17/01 ; 19 A 
24/01 ; 26 A 

31/01
12 A 17/01 ; 19 A 

24/01 ; 26 A 
31/01

12 A 17/01 ; 19 A 
24/01 ; 26 A 

31/01

12 A 17/01 ; 19 A 
24/01 ; 26 A 

31/01
12 A 17/01 ; 19 A 

24/01 ; 26 A 
31/01

12 A 17/01 ; 19 A 
24/01 ; 26 A 

31/01


	Rel. Diárias_IT_Ajuda de Custos

